13/11/2019 Gmail - Re: Prélévement incidents décembre (?)

M Gma“ Nicolds MARTINI <nicolas.martinirosso@gmail.com>

Re: Prélévement incidents décembre (?)
1 message

Nicolas Martini <nicolas.martinirosso@gmail.com> 26 février 2019 a 15:36
A : ESMIEU Marie noelle <marienoelle.esmieu@ca-alpesprovence.fr>

Bonjour Mme ESMIEU,

Je peux vous assurer que non seulement il ne fonctionne pas, mais en plus sur la plupart des terminaux il est détecté
et refusé d'office, lors de payements conventionnels.

Bien a vous.

Nicolas Martini
Envoyé de mon iPhone

Le 26 févr. 2019 a 15:17, ESMIEU Marie noelle <marienoelle.esmieu@ca-alpesprovence.fr> a écrit :

Mr Martini,

j'ai regardé sur votre carte, le sans contact fonctionne. Le plafond est de 20€ par opération et surtout
dans la limite de 50€ apres il faut refaire le code.

Je reste a votre disposition chez besoin

Au plaisir d'échanger avec vous prochainement.

Marie-Noélle ESMIEU
Conseillere commerciale
Agence de Gap Carnot

1 rue carnot

05000 GAP

Ligne directe : 04.32.40.72.51
Téléphone : 04.84.65.84.01

Suivez nous sur : ToutCApourGap

Satisfaits de nos services ? Parrainez un proche et recevez 30 euros, sur notre site
de Parrainage

De : Nicolas Martini [nicolas.martinirosso@gmail.com]
Envoyé : mardi 26 février 2019 14:20

A : ESMIEU Marie noelle

Objet : Re: Prélévement incidents décembre (?)

Bonjour Mme ESMIEU,
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Effectivement, dans ce cadre 13, il va falloir que je sois trés pointilleux sur les les
lignes de controle.

Je considére ces frais venant d’'un découvert non autorisé, mais 6 combien
rentable...

Je suis dans le dépit de voir mon compte régulierement dégraissi selon une ou
autre raison. Mais bon, c’est comme CA .

Auriez-vous I'amabilité de rétablir le payement sans contact (refus constants chez
les commergants) ainsi que verrouiller mes plafonds a un seuil réaliste?

Merci, bien a vous.

Cordialement :)

Nicolas Martini
Envoyé de mon iPhone

Le 26 févr. 2019 a 11:52, ESMIEU Marie noelle <marienoelle.esmieu@ca-
alpesprovence.fr> a écrit :

Bonjour Mr Martini,

les 92€ correspondent au fais que vous avez eu en décembre 2018. vous vous
consulter le dernier relevé de compte et sur la derniére page il est noté a quoi
correspond le montant ainsi que les dates.

Au plaisir d'échanger avec vous prochainement.

Marie-Noélle ESMIEU
Conseillere commerciale
Agence de Gap Carnot

1 rue carnot

05000 GAP

Ligne directe : 04.32.40.72.51
Téléphone : 04.84.65.84.01

Suivez nous sur : ToutCApourGap

Satisfaits de nos services ? Parrainez un proche et recevez 30 euros, sur
notre site de Parrainage

De : Nicolas Martini [nicolas.martinirosso@gmail.com]
Envoyé : lundi 18 février 2019 03:17

A : ESMIEU Marie noelle

Objet : Prélévement incidents décembre (?)

Bonjour Mme ESMIEU,
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Je reviens vers vous suite a un prélévement de € 92,90 ce 15 février sur
mon compte CA.

Il est intitulé "Incidents 12/2018".
Pourriez-vous me donner un peu plus d'information a ce sujet?
En vous souhaitant une agréable journée,

Cordialement,

Nicolas Martini

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont
etablis a 'attention exclusive de ses destinataires.

Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en
avertirimmediatement I'expediteur par e-mail.

Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute
diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf
autorisation expresse.

Les communications sur Internet n'etant pas securisees, I'expediteur
informe qu'il ne peut accepter aucune responsabilite quant au contenu
de ce message.

This mail message and attachments (the "message") are solely intended
for the addressees.

It is confidential in nature .

If you receive this message in error, please delete it and immediately
notify the sender by e-mail.

Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure,
either whole or partial, is prohibited except if formal approval is granted.
As communication on the Internet is not secure, the sender does not
accept responsibility for the content of this message.

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a 'attention exclusive de
ses destinataires.

Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en avertirimmediatement I'expediteur
par e-mail.

Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication,
totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.

Les communications sur Internet n'etant pas securisees, I'expediteur informe qu'il ne peut accepter
aucune responsabilite quant au contenu de ce message.

This mail message and attachments (the "message") are solely intended for the addressees.

It is confidential in nature .

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail.
Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is
prohibited except if formal approval is granted.

As communication on the Internet is not secure, the sender does not accept responsibility for the
content of this message.
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